Nous accusons réception de votre e-mail et vous apporterons une réponse sous 48 heures. Pour votre information, la référence de traçage de votre email est 1-DZQ4P9.

En attendant, n'hésitez pas à consulter notre site clients Nissan www.nissan.fr si vous souhaitez obtenir plus d'informations.
Sincèrement vôtre,

Service Clients Nissan
www.nissan.fr
-----Original Message-----
From: baldassare.victor@wanadoo.fr
Sent: 01/11/2017 15:22:08
To: france@nissan-services.eu
Subject: victor baldassare
M. Baldassare Victor
693, chemin de la colle supérieure

06500 Menton

Tél. 0493570384
Courriel : sauvetavie@vmpu.eu
Bonjour,
Courriel : s.audegean@nissan-cotedazur.com
Courriel :a.afgha@nissan-cotedazur.com
Courriel :france@nissan-services.eu 
Saint Quentin en Yvelines,  2017

Votre interlocutrice: Fayza 

Notre référence : 1-790021007
Objet : récapitulatif du rendez-vous du 31 octobre 2017 à Nissan Nice.

2017-01-11-

Récap du rendez-vous fait le 31 octobre 2010 à 14h15 chez Nissan Nice avec Madame la directrice Audegean et venu compléter le rendez-vous Mr Afgha chef d'atelier. Cd du e-NV 200 fin 2014 achats faits début 2015.

Madame  Audegean au téléphone lors de la prise du rendez-vous du 31 me signale la clôture du dossier par Nissan France.

Madame  Audegean dès le début de l'entretien me signale que Nissan France à clôturer le dossier !

J'ai donc complété mon dossier car pour moi il ni a pas de clôture.

J'ai apporté différentes pièces concernant les 3 problèmes que nous rencontrons :

le compte rendu l'assemblée générale du V MP U

le devis concernant la date d'équipement NV 200 internes et externes plus 1an après.

la facture et la date de l'équipement mai 2016

j'ai signalé les trois problèmes à solutionner :

1e - le problème de la tortue et ses conséquences. Demande un dédommagement par Nissan France.

2e- le problème de l'accident causé par le technicien de Nissan Nice. La vente du véhicule j'ai une perte de 7000 €.

Demande un dédommagement par Nissan Nice.

3e- la mise en stand-bail du VMPU. Demande également un dédommagement par Nissan Nice et Nissan France.

Les excuses pris par Nissan France pour clôturer mon dossier  son:

mauvaise utilisation par Monsieur Baldassare

et le matériel qui équipe le NV 200

Mr Afgha a confirmé que le poids était plus que correct qu'il n'y avait rien à ce sujet, l'équipement du toit est fixé uniquement sur les trois bars, les équipements intérieurs est fixé par des sangles donc aucune modification du véhicule.

Vu ses nouveaux éléments Madame  Audegean a dicté courriel à Nissan France concernant différentes personnes :

en reprenant les trois problèmes et en demandant de revoir mon dossier. Vu la demande de mon dédommagement étant donné que je n'ai pas pu faire mon travail avec ce véhicule.

Elle signal dans ce courriel qu'elle est prête à fournir au prix coûtant une voiture Laef, je lui ai signalé que ça ne suffisait pas comme dédommagement.( environ 4000E)

J'attends de vos nouvelles car vous faites traîner le problème sachant pertinemment que vous avez tort !

Madame la directrice Audegean et Mr Afgha chef d'atelier sont bien au courant que j'ai évité depuis le début de rentrée en procès et d'arranger mon problème puisque je vous rappelle j'ai demandé qu'on ajoute une manette pour pouvoir basculer sur ma remorque qui permettait de doubler le nombre de kilométrages si le véhicule rentré en mode tortue. (c'est un refus total qui m'a été fait.)

J’attends de vous une proposition correcte.

 Recevez mes sincères salutations. Baldassare Victor.



